Samtgemeinde Grasleben
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Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschlief3t, die Spende der Fa. Thieme GmbH & Co. KG in Hohe von
3.000,00 € fur die Freiwillige Feuerwehr Grasleben anzunehmen und zweckentsprechend zu
vermitteln.

Der Samtgemeindeausschuss bereitet den Beschluss vor.

Sach- und Rechtslage:

Gemal § 25a GemHKVO obliegt die Entscheidung tber die Annahme und Vermittlung von
Spenden bei einem Einzelwert ab 2.000,01 € dem Samtgemeinderat.

Am 27.10.2016 ist in der Samtgemeindekasse fir die Ausstattung des neuen Geratewagens
der Freiwilligen Feuerwehr Grasleben von der Firma Sport Thieme GmbH & Co KG eine
Spende in Héhe von 3.000,00 € eingegangen.




Manuela Schnepf-Hillebrand

Von: Christoph HasenfuB8 <christoph-hasenfuss@t-online.de>
Gesendet: Freitag, 18. November 2016 07:58

An: Manuela Schnepf-Hillebrand

Betreff: AW: Spende

Von Firma Horn 1000€ (eingegangen am 21.10.2016 auf das Konto der Feuerwehr) und von
Sport Thieme 3000€ (eingegangen auf das Konto SG)

Feuerwehr Grasleben
Ortsbrandmeister

Christoph Hasenfuf3

Walbecker Strafle 50

38368 Grasleben

Tel.: 05357-960875

Mobil.: 0171-4773100
christoph-hasenfuss@t-online.de

Von: Manuela Schnepf-Hillebrand <Schnepf-Hillebrand@grasleben.de>
Betreff: Spende

Datum: 17.11.2016, 14:47 Uhr

An: 'christoph-hasenfuss@t-online.de' <christoph-hasenfuss@t-online.de>

Hallo Herr Hasenful},

ich habe gehort, dass die Feuerwehr eine Spende erhalten hat. Diese muss, wenn sie Uber 100,01 € und
unter 2.000 € betragt im SGA angenommen werden.
Teilen Sie mir bitte mit, wie hoch die Spende war etc.....

Viele GruRRe!

Mit freundlichen GriRRen
Der Samtgemeindeblrgermeister
Im Auftrag

Manuela Schnepf-Hillebrand

Samtgemeinde Grasleben
Bahnhofstralie 4
38368 Grasleben

Tel.: 05357/9600-24
Fax: 05357/9600-55
schnepf-hillebrand@grasleben.de
www.samtgemeinde-grasleben.de




